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Oggetto .: [ESTER ;.'.:.-;;'

RIF. RICHIESTE NN. 22074720 22074?21 VS PAGAMENTO CON
BONIFICO DEL 07/11/2022 (DECURTATO DI 174,71€ NON DOVUTI)

'_COD]CE DESCR 1 PRESTAZIONE

| QUANTITA"

PREzzo | " IMPORTO | cup

VERIFICA PERIODICA IMPIANTO [H TERRA CLASSE
DI POTENZA DA ST A 100 KW

2

429,64 €859,28

VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU
IMPIANTI ELETTRICI LUOGHI CON PERICOLO Bl
ESPLOSIONE. TARIFFAZIONE ORARIA CON UN
MINIMO Di 3 ORE.

71,55864 €716

_Imponibile | Importo LVA: ] Aliquota LV.A
930:88 204,79 |god. 51 - VA DETRAIBILE 22%
TOTALE FATTURA . 135,67
IIVPORTO N AC ONT 1135,67
SALDO RESIDUO 00
Pagamento " i

CIC POSTALE DAP BRINDISI- INCASSO GIA' EFFETTUATO

ENTE POSTE ITALIANE
Iban: IT70M0760104000000044236438

| dati forniti dai nostri Clienti sono custoditi nel nostro archivio (elettronico o manuale) al solo scopo di adempiere agli

obblighi di legge.



Valeria Labbruzzo

Da: Alessio Palumbo [a.palumbo@arpa.puglia.it]
Inviato: mercoledi 30 novembre 2022 08:56

A: "Valeria Labbruzzo'

Oggetto: I: richiesta accredito

Gent.ma,

in merito a quanto richiesto dal creditore Saponaro srl, specifico che Fimporto indebitamente versato dallo stesso &
pari a 174,71£€ iva inclusa.

A fronte infatti di due richieste di verifica da 1.048,32€ i.i. e 87,35€ i.i., per un totale di 1.135,67€ i.i., la Saponaro
s.r.l. ha versato 1.310.38 €: |a differenza dungue non & di 142,50€4iva (173.85€ i.i.) bens] di 174,71€ iva inclusa
{143,20€+iva)

Cordiali Saluti

AZTA R LR
S Swaa—

Dott. Alessio Palumbo
ARPA PUGLIA - DAP Brindisi
Supporto afla Direziong

tel: 0831/099514

Da: Saponaro Concimi S.r.l. [mailto:amministrazione@saponaroconcimi.com]
Inviato: venerdi 25 novembre 2022 15:33

A: dap.br@arpa.puglia.it

Cc: a.palumbo@arpa.puglia.it; 'Maurizio Ermito’

Oggetto: richiesta accredito

Buon pomeriggio

In merito
= dlla ns. richiesta di verifica periodica ns. impianti
e qiVs. preventivi di spesa: Cod. Arf. 3294; cod. Art. 3279 744122
» alns. bonifico a saldi del 04.11.2022 € 1.310,38 A,
e Jdlla Vs. segnalazione di errore a ns. credito di € 142,50 olire ad iva

Vi chiedo di accreditare 1l ns. crediio sul ns. IBAN

DEUTSCHE Bank di Francavilla Fontana

IT 84 W 03104 79190 6000 0082 2711

Aftendo fatture e/o nota di credito.
grazie

Distinti saluti,
Best regards

Settore anuninistrative / administrative sectoy



Antonio CLARIZIA

WA ERILG B ONGAT D LSl sar

daf 795 gualitéd e cortesis of Vostro servizio ...

Via delle Comunieazioni, 6/8 z.i. - 72017 OSTUNI (BR)
amministrazionef@saponaroconcimi.com - saponargconcimi@pec.it
tel. +39 0831 304566 - el 439 348 8272161

P.Iva/C.F./Reg. Imprese: 01355710748 - SDI — Codice ID destinatario: MSUXCRI1
Reg. Fabbricanti Fertilizzanti: 033/06 — Albo Trasporti ¢/Terzi: BR/7602158/W

¢ informazioni, i dati e le notizie confenute nelia presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata ¢ come tali possono essere riservate e
sono, comungue, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione ¢/o la copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiast soggetto diverso dal destinatario & proibita, siz ai senst delP’art, 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo ¢ di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorne all’indirizzo e-mail
def mittente.

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and shouid
not be read, copied or otherwise used by any other person. H you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete fhe e-mail
from your system. Rif. D.L. 196/2003,



ARPA PUGLIA - Unica AQQ - $378/0042 - Protocollo 0081181 - 378 - 29/11/2022 - SDBR/

Valeria Labbruzzo

Da: DAP BR [dap.br@arpa.puglia.i]

Inviato: lunedi 28 novembre 2022 12:47

A g.taveri@arpa.puglia.it; 'Valeria Labbruzzo’
Oggetto: I: richiesta accredito

Da; Saponaro Concimi S.rl. [mailto:amministrazipne@saponaroconcimi.comi
Inviato: venerdi 25 novembre 2022 15:33

A: dap br@arpa.puglia.it

Ce: a.palumbo@arpa.puglia.it; "Maurizio Ermito’

Oggetto: richiesta accredito

Buon pomeriggio

in merito

alla ns. richiesta di verifica periodica ns. impianti

ai Vs, preventivi di spesa: Cod. Art. 3294; cod, Art. 3279

al ns, bonifico a saldi del 04.11.2022 € 1.310,38

alla Vs, segnalazione di erore a ns. credito di € 142,50 oltre ad iva

Vi chiedo di accreditare il ns. credito sul ns. IBAN

DEUTSCHE Bank di Francavilla Fontana

IT 84 W 03104 79190 0000 0082 2711

Attendo fatiure e/o nota di credito.
grazie

Distinti saluti,
Best regards

Settore amministrativo / administrative sector >
Antonio CLARIZIA
QQ,,,\N)D, v i J

dol 7954 qualitd e cortesiz af Vostro servizic ...

Via delle Comunicazioni, 6/8 z.i. - 72017 OSTUNI (BR)

amministrazione@saponaroconcimi.com - saponraroconcimifpec.it
tel. +39 0831 304566 - cell -39 348 8272161




ARFA PUGLIA - Unica ADQ - 0378/0042 - Protocallo 0081181 - 378 - 29/11/2022 - SDBR /

P.Iva/C.F./Reg, Imprese: 01355710748 - SDI — Codice ID destinatarie: MSUXCR1
Reg. Fabbricanti Fertilizzanti: 033/06 — Albo Trasporti ¢/Terzi: BR/7602158/W

Le informazionl, i dati ¢ le notizie contenute nella presente comunitazione ¢ i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate ¢
sono0, comungue, destinate esclusivamente ai destinatar] indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione /o !a copiaturs def documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 2 proibita, sia ai sensi dell’art. €16 c.p., sia ai senst del D.Lgs. n. 1962003, Se avete ricevato questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immedista comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail
del mit{ente.

This e-mail (induding attachments) is intended ealy for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and shoutd
not be read, copitd or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’aziends} and delete the e-mail
from your system. Rif. D.L, 196/2003.

- 8-cie-UT-4



		2022-12-06T14:09:53+0000
	D'AGNANO ANNA MARIA




