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Data: 24.10.2017
Dettaglio Presentazione

INTESA SANPAQOLO S.PA.
Bonifico Europeo Unico

Nome Flusso: WO17170259400161700000168 Data/Ora: 23.10.2017 18:30:00
Conto ordinante: IT59R0306930413100000009790-EUR-ANTON PAAR ITALIA SRL
Ragione Sociale: ANTON PAAR ITALIA SRL Codice SIA/CUC: BVLPA/-
Canale: w Stato: Ricevuta
Tipologia: Credit fransfer Data esecuzione: 24.10.2017
Totale: 338,40 EUR Num.Disp.: 1
Modalita pagam; TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a

Ordinante
Esito Disposizione di Pagamento:
C.R.O./Codice di rifefimento: - Pata Esito; -
Num. Assegno; - Data Emissicne -
Data Ordine; - Data di addebito: -
Imp.Commissioni; - imp. Spese; -
Imp.Penali; -
Storni e Segnalazioni Ulteriori:
Anomalia Segnalata: - Dettagli Aggiuntivi: -
Dati Disposizione:
Data creazione 23.10.2017 importo da trasferire 338,40 EUR
Data esecuzione 24.10.2017

Tipo di honifico
Tipo commissiont
Urgente

Beneficiario
Identificativo fiscale
Persona fisica
Conto beneficiaric
Tipo codice CBi
Destinatario esito
cuc

fdentificativo End to End

Altri Addebiti - Finanziamento -

Informazioni aggiuntive (max
140 caratteri)

Credit Transfer
SLEV - Ognune paga la sua parte

ARPA PUGLIA

ITE3R0542404237000000000078

Finalita del pagamento: -
Modalita pagamento

Codice SYWIFT
Codice

Sia

2GLLTWIWBVLPA15087717174270.4739762

Data scadenza

CASH - Pagamento Generico
TRF - Risposizioni di Bonifico

BPBAIT3BXXX

CIG ZB420285A0 CAUZIONE DEFIN. IN ESITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 274109 DEL

17/10/2017

Firmato digitalmente da:D'ALONZO NUNZIA

Data:30/07/2018 14:27:38

Firmato digitalmente da:titano rossell

Data:30/07/2018 17:56:35



Nunzia D'Alonzo

Da: Angeia Parente [angela.parente@anton-paar.com]

Inviato: mercoledi 25 luglio 2018 13:00

A: patrimonio@arpa.puglia.it

Cc: r.titano@arpa.puglia.it; v.musolino@arpa.puglia.it

Oggetto: Re: Fw: Trattativa Diretta n. 274109 del 17.10.2017 "Manutenzione preventiva del

mineralizzatore a microonde MW3000 prodotio dalla Anton Paar e intervenio sistema di
ventilazione " Richiesta Cauzione definitiva ¢ Marca da Bollo
Allegati: CAUZIONE DEF.pdf

Buongiorno,
la presente per richiedere il reso della cauzione versata in data 24/10/17 per i bando di gara di cui in oggetto.

Vi preghiamo di verificare e provvedere tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Intesa Sanpaolo — Filiale di Collegno(TQO)
IBAN: IT59 R 03069 30413 100000009790

Grazie.

Cordiali saluti,

Angela Parente
Accounting

Anton Paar ifalia S.r.l.
Via Cucrgné 44

10098 Rivoli

l{alia

T:+39 - 011 - 9537560
#3090 - (M1 - 9583542
www.anton-paar.com

Iscr. Reg. Imprese di Torino, C.F. e PIVA: 10606840014
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Sacio Unica - Direzione e coordinamento ex art. 2497-bis ¢.c. di Anton Paar GmbH

Great people, great instruments

From: Alessandra Manzato/Haly/Paar

T patrimonio@arpa.pugiz.it

Cec: r.titano@arpa.puglia.it, v.musolino@arpa.puglia.it, Angela Parente/italy/Paar@ANTON-PAAR

Date: 24/10/2017 11:56

Subject: Fw: Trattativa Diretta n. 274109 del 17.10.2017 "Manutenzione preventiva del mineralizzatore a microonde MW300C prodotto dalla Antor: Paar
@ inlervento sistema di ventilazione ": Richiesta Cauzione definitiva & Marca da Bollo

Gentile Dott.ssa Digiorgio,
in allegato la contabile della cauzione, come da vostra richiesta. In merito alla marca da bollo, provvederemo a

spedirla domani.



A sua disposizione per qualunque necessita o comunicazione.

Cordiali saluti,

Alessandra Manzato
Marketing

Anton Paar ltalia S.r.1.
Via Cuorgné 44

10098 Rivoli

ltafia

T: +39- 011 - 9537560
F: +39- 011 - 9593542

www.anton-paar.com

Iscr. Reg. Imprese di Toring, C.F. & P.IVA: 10606840014
Capitale Scciale € 100.000,00 i.v.
Socio Unico - Direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c. di Anton Paar GmbH

Great people, great instruments

[attachment "CAUZIONE DEF pdf" deleted by Angela Parente/ltaly/Paar]

- FOrwarded by Alessandra Manzato/italy/Paar on 10/23/2017 02:26 PM -

From: "Arpa Puglia - Patrimonic" <patrimonio@arpa.puglia.it>
To: <INEO IT@ANTON-PAAR . COM>, <info.i@anton-paar.com>
Cc <¢ litano@arpa.pughia.it>, “"Vincenzo Musclino'™ <v,musolinc@arpa,.puaglia,it>

Date: 10/23/12017 12:44 PM
Subject: Trattativa Diretta n. 274109 del 17.10.2017 "Manutenzione preventiva del mineralizzatore a microonde MW3000 prodotto dalia Anton Paare
intervento sistema di ventilzzione " Richiesta Cauzione definitiva e Marca da Bollo

Spett.le Ditta,

in esito alla Trattativa Diretta n. 274109 del 17.10.2017 “Manutenzione preventiva del mineralizzatore a
microonde MW3000 prodotto dalla Anton Paar e intervento per efficiente sistema di ventilazione per il
raffreddamento dopo il riscaldamento e per lo scarico dei gas nocivi. C.1.G. ZB420285A07, si chiede di
voler corrispondere, cosi come indicato dalla lettera invito, art. 7, entro setie giorni lavorativi dalla presente
comunicazione, la cauzione definitiva part ad € 338.40. '
A al fine di poter procedere con la stipula del contratto, si chiede inoltre, cosi come indicato dalla Letitera
Invito, art.15, di trasmettere ad ARPA Puglia - UOS Patrimonio ed Economato, Bari Corso Trieste n. 27,
CAP 70126, c.a. del R.U.P. dott.ssa Rossella Titano, una marca da bollo.

Cordiali saluti.

dott. ssa Daniela Digiorgio

A.R.P.A. Puglia

U.0.5. Patrimonio ed Economato

tel. 0R05460455 - fax 0805460550
d.digiorgio@arpa.pugha.it - patrimonio@arpa.puglia.it
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